
ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 152 152 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri            Sosyal Bil. İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf     Okul     İlçe     İl

Genel Ortalama 9 6 9,24 9 5 9,23 6 4 5,82 6 4 6,18 3 2 3,13 3 1 3,39 37 21 36,99 348,050

Okul Ortalaması 10 5 9,78 10 5 10,06 6 4 6,23 7 3 6,68 3 2 3,35 4 1 3,88 40 19 39,98 367,870

KATILIMLAR

1 0 ARYA ERLAT  A 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 59 1 59,00 493,400 1 1 1 1

2 10 HACİRE ALDEMİR  14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 58 2 58,00 486,800 1 2 2 2

3 0 EZMİRA ATAKAY 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 56 4 56,00 473,600 1 3 3 3

4 43 MAHİR ATAÇ 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 7 3 7,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 56 4 56,00 473,600 1 3 3 3

5 156 ZELAL ARJEN UMUT 4A 15 0 15,00 13 2 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 3 5 5 5

6 180 ZEHRA ARSLAN 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 1 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 3 5 5 5

7 103 YUSUF AKTAN 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 3 5 5 5

8 215 HİRANUR TEKİN 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 3 5 5 5

9 0 BERİTAN ATAKAY 4A 15 0 15,00 14 0 14,00 9 1 9,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 55 4 55,00 467,000 3 5 5 5

10 217 ÖMER  FRUK ZEYREK 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 3 5 5 5

11 0 EMİR SABIR 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 54 6 54,00 460,400 9 11 11 11

12 0 ERDİNÇ AKBAŞ 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 54 6 54,00 460,400 9 11 11 11

13 165 SİRAÇ ÖĞÜT 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 4 1 4,00 54 6 54,00 460,400 9 11 11 11

14 0 ÖMER YALÇIN 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 9 1 9,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,800 12 14 14 14

15 136 NİSANUR ASLAN 4A 14 1 14,00 12 1 12,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 53 5 53,00 453,800 12 14 14 14

16 70 TAHA AKDAĞ 4A 13 2 13,00 12 2 12,00 8 1 8,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 53 5 53,00 453,800 12 14 14 14

17 212000HİRANUR AKDAĞ 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,800 12 14 14 14

18 91 AYŞE SENA SABIR 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,800 12 14 14 14

19 0 C* BABUR 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,800 12 14 14 14

20 0 MERVE GÜL AKBABA 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 52 8 52,00 447,200 18 20 20 20

21 0 ALİ FIRAT ÖZVAROL 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 52 8 52,00 447,200 18 20 20 20

22 0 BERAT GÜVEN ATLI 4A 15 0 15,00 14 1 14,00 6 4 6,00 8 1 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 52 7 52,00 447,200 18 20 20 20

23 97 YONCA ALTINAY 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 7 3 7,00 9 1 9,00 4 1 4,00 4 1 4,00 52 8 52,00 447,200 18 20 20 20

24 13 TUANA DAYAN 4A 14 1 14,00 14 0 14,00 6 4 6,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 52 7 52,00 447,200 18 20 20 20

25 134 NİSA BİROĞUL  10 5 10,00 13 1 13,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 51 8 51,00 440,600 2 25 25 25

26 0 AMİNE BİLGİN  14 1 14,00 13 2 13,00 7 3 7,00 10 0 10,00 1 4 1,00 5 0 5,00 50 10 50,00 434,000 3 26 26 26

27 142 EBUBEKİR AKTAN 4A 14 1 14,00 11 4 11,00 9 1 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 4 1 4,00 50 10 50,00 434,000 23 26 26 26

28 100 MEHMET K PLAN 4A 13 2 13,00 11 4 11,00 7 3 7,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 50 10 50,00 434,000 23 26 26 26

29 65 SERC* AKBABA 4A 11 4 11,00 13 2 13,00 7 3 7,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 50 10 50,00 434,000 23 26 26 26

30 72 BENAN ATALAY 4A 13 2 13,00 13 1 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 3 2 3,00 50 9 50,00 434,000 23 26 26 26

31 0 ŞER AN BİNBİR 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 1 4,00 49 11 49,00 427,400 27 31 31 31

32 35 BASIT BİRKAN 4A 13 1 13,00 9 6 9,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 49 10 49,00 427,400 27 31 31 31

33 0 OZAN TESELLİ 4A 12 3 12,00 10 4 10,00 9 1 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 49 10 49,00 427,400 27 31 31 31
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ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI 
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 152 152 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri        Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf      Okul   İlçe  İl

Genel Ortalama 9 6 9,24 9 5 9,23 6 4 5,82 6 4 6,18 3 2 3,13 3 1 3,39 37 21 36,99 348,050

Okul Ortalaması 10 5 9,78 10 5 10,06 6 4 6,23 7 3 6,68 3 2 3,35 4 1 3,88 40 19 39,98 367,870

KATILIMLAR

34 155 ŞERVAN KALKAN 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 9 1 9,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 49 11 49,00 427,400 27 31 31 31

35 51 BOZAN BASUT 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 49 11 49,00 427,400 27 31 31 31

36 101 YUSUF ANIL AKKURT 4C 12 3 12,00 13 2 13,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 49 11 49,00 427,400 1 31 31 31

37 0 RANA ATİLA 4A 13 0 13,00 11 1 11,00 6 4 6,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 49 6 49,00 427,400 27 31 31 31

38 250 AHMET BALSAK 4A 15 0 15,00 11 4 11,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 4 1 4,00 49 11 49,00 427,400 27 31 31 31

39 0 NURULLAH YILMAZ 4A 13 2 13,00 10 5 10,00 7 3 7,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,800 34 39 39 39

40 0 TUANA ALTAY 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 48 12 48,00 420,800 34 39 39 39

41 0 SIRMA BARAN 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 0 5,00 4 1 4,00 48 10 48,00 420,800 34 39 39 39

42 0 EMİR AVŞAR 4A 14 1 14,00 11 4 11,00 5 5 5,00 10 0 10,00 3 2 3,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,800 34 39 39 39

43 7 AHMET YASİR ZEYR* 4A 11 4 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,800 34 39 39 39

44 25 HAMZA AK ÜN  12 3 12,00 12 3 12,00 6 4 6,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,800 4 39 39 39

45 0 UMUT YILDIRIM 4A 14 1 14,00 13 2 13,00 7 3 7,00 5 5 5,00 4 1 4,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,800 34 39 39 39

46 31 HAVİN K* A 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 47 13 47,00 414,200 40 46 46 46

47 24 EBUZER HÜSEYİNOĞLU4 9 6 9,00 11 4 11,00 9 1 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 47 13 47,00 414,200 1 46 46 46

48 21 EMİNE BALSAK 4A 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 10 0 10,00 4 1 4,00 4 1 4,00 47 13 47,00 414,200 40 46 46 46

49 67 YUSUF GÖK 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 9 0 9,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 47 12 47,00 414,200 40 46 46 46

50 396 DELİLA BALSAK 4A 11 4 11,00 13 2 13,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 3 2 3,00 47 13 47,00 414,200 40 46 46 46

51 140 ELİF NUR ATAÇ 4A 12 3 12,00 11 1 11,00 6 4 6,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 47 10 47,00 414,200 40 46 46 46

52 133 BÜŞRA AKTUZ 4A 11 4 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 7 2 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 46 13 46,00 407,600 45 52 52 52

53 83 EYLÜL ÖZTUTUŞ 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 5 5 5,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 46 14 46,00 407,600 45 52 52 52

54 161 ERDAL TOKAY 4A 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 7 3 7,00 2 3 2,00 5 0 5,00 46 14 46,00 407,600 45 52 52 52

55 0 BERATDENİZ BATUR 4A 9 6 9,00 13 2 13,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 46 14 46,00 407,600 45 52 52 52

56 40 ÜMİT İNCİ 4B 9 6 9,00 12 3 12,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 46 14 46,00 407,600 1 52 52 52

57 790000ARJİN DEMİR 4A 13 2 13,00 12 3 12,00 7 3 7,00 6 4 6,00 4 1 4,00 4 1 4,00 46 14 46,00 407,600 45 52 52 52

58 15 VENDİHA ADAK 4A 11 4 11,00 11 4 11,00 7 3 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 46 14 46,00 407,600 45 52 52 52

59 0 YUSUF BİLGİN  12 3 12,00 12 2 12,00 8 2 8,00 10 0 10,00 1 4 1,00 3 2 3,00 46 13 46,00 407,600 5 52 52 52

60 145 HASAN AKGÜNDÜZ 4 12 3 12,00 13 2 13,00 6 4 6,00 9 1 9,00 1 4 1,00 4 1 4,00 45 15 45,00 401,000 2 60 60 60

61 0 ESİLA DAYAN 4A 9 6 9,00 8 7 8,00 8 2 8,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61

62 125 SEYLAN ARI 4A 9 6 9,00 11 4 11,00 10 0 10,00 8 2 8,00 2 3 2,00 4 1 4,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61

63 193 SARE TURAN 4A 10 5 10,00 10 5 10,00 6 4 6,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61

64 93 HÜSEYİN AKGÜNDÜZ 4A 10 5 10,00 11 3 11,00 9 1 9,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 0 5,00 44 15 44,00 394,400 51 61 61 61

65 0 ABDULKADİR TİMUR 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 7 3 7,00 9 1 9,00 3 2 3,00 4 1 4,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61

66 0 M ALİ AKGÜL 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 4 1 4,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61
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ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 152 152 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri        Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf    Okul    İlçe   İl

Genel Ortalama 9 6 9,24 9 5 9,23 6 4 5,82 6 4 6,18 3 2 3,13 3 1 3,39 37 21 36,99 348,050

Okul Ortalaması 10 5 9,78 10 5 10,06 6 4 6,23 7 3 6,68 3 2 3,35 4 1 3,88 40 19 39,98 367,870

KATILIMLAR

67 0 HAMİRE ELİF UÇAR 4A 11 4 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 5 5 5,00 4 1 4,00 4 1 4,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61

68 37 ELİF AKBOĞA 4A 10 5 10,00 9 6 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 3 2 3,00 5 0 5,00 44 16 44,00 394,400 51 61 61 61

69 0 GÜLSÜM R TUTUŞ 4A 12 3 12,00 6 9 6,00 9 1 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 3 2 3,00 43 17 43,00 387,800 59 69 69 69

70 0 YUSUF AYKUT BAY 4C 8 7 8,00 12 3 12,00 6 4 6,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 43 17 43,00 387,800 2 69 69 69

71 52 İREM HAVVA ÖZER 4A 12 3 12,00 10 5 10,00 7 3 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 1 4,00 43 17 43,00 387,800 59 69 69 69

72 9 HİRA ARSLANBOĞA 4A 11 4 11,00 10 2 10,00 6 4 6,00 6 0 6,00 4 1 4,00 5 0 5,00 42 11 42,00 381,200 61 72 72 72

73 0 YO  10 5 10,00 11 4 11,00 5 5 5,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 42 18 42,00 381,200 6 72 72 72

74 148 HİRANUR YILMAZ 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 7 3 7,00 3 2 3,00 5 0 5,00 42 18 42,00 381,200 61 72 72 72

75 169 ESMARABİA BİRTANE 4A 11 3 11,00 10 5 10,00 6 2 6,00 7 2 7,00 5 0 5,00 3 1 3,00 42 13 42,00 381,200 61 72 72 72

76 0 NURULLAH BULUT 4A 11 4 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 1 4 1,00 3 1 3,00 42 17 42,00 381,200 61 72 72 72

77 0 ZEHRA GÜNEŞ 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 42 18 42,00 381,200 61 72 72 72

78 0 AZER BİNGÖL 4A 10 4 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 7 3 7,00 5 0 5,00 41 13 41,00 374,600 66 78 78 78

79 6 YUSUFEREN SEVİM 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 6 4 6,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 1 4,00 41 19 41,00 374,600 66 78 78 78

80 0 ELANUR AKDENİZ 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 7 3 7,00 5 5 5,00 4 1 4,00 5 0 5,00 41 19 41,00 374,600 66 78 78 78

81 17 HAVİN TEKİN 4A 11 3 11,00 9 6 9,00 5 5 5,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 41 18 41,00 374,600 66 78 78 78

82 41 EYLÜL CEYLAN 4A 7 8 7,00 11 4 11,00 7 3 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 41 19 41,00 374,600 66 78 78 78

83 0 ZEYNEP AĞAOĞLU 4A 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 4 6 4,00 4 1 4,00 4 1 4,00 41 19 41,00 374,600 66 78 78 78

84 27 HARUN TUGAY 4A 9 5 9,00 9 4 9,00 6 3 6,00 9 1 9,00 4 1 4,00 4 1 4,00 41 15 41,00 374,600 66 78 78 78

85 0 RÜY MAMO 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 6 4 6,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 0 5,00 40 20 40,00 368,000 73 85 85 85

86 219 ARMANÇ ACER 4A 9 6 9,00 11 4 11,00 7 3 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 2 3,00 40 20 40,00 368,000 73 85 85 85

87 30 EMİR UÇAR 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 40 10 40,00 368,000 73 85 85 85

88 0 ESİLA DİNÇ 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 3 2 3,00 39 21 39,00 361,400 76 88 88 88

89 0 HAFSA AKSOY 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 6 4 6,00 5 5 5,00 3 2 3,00 5 0 5,00 39 21 39,00 361,400 76 88 88 88

90 0 BERMAL YILDIZ 4A 8 7 8,00 9 6 9,00 6 4 6,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 39 21 39,00 361,400 76 88 88 88

91 203 HAMZA ÇUR 4A 9 6 9,00 7 7 7,00 5 5 5,00 9 1 9,00 4 1 4,00 4 1 4,00 38 21 38,00 354,800 79 91 91 91

92 147 FİRDEVS ZEYBEK 4A 10 5 10,00 8 6 8,00 6 4 6,00 6 3 6,00 3 2 3,00 5 0 5,00 38 20 38,00 354,800 79 91 91 91

93 0 ASMİN DAYAN 4A 6 9 6,00 11 4 11,00 7 3 7,00 6 4 6,00 4 1 4,00 4 1 4,00 38 22 38,00 354,800 79 91 91 91

94 8 SEVİM UMUT 4A 11 4 11,00 10 4 10,00 4 6 4,00 7 3 7,00 1 4 1,00 5 0 5,00 38 21 38,00 354,800 79 91 91 91

95 2 RÜYA AYVERDİ 4A 11 4 11,00 7 7 7,00 6 4 6,00 8 2 8,00 2 3 2,00 4 1 4,00 38 21 38,00 354,800 79 91 91 91

96 61 KÜBRA YÜCEL 4A 9 6 9,00 12 2 12,00 7 3 7,00 5 5 5,00 3 2 3,00 2 3 2,00 38 21 38,00 354,800 79 91 91 91

97 130 BÜNYAMİN KARAYEL 4A 10 5 10,00 9 5 9,00 7 3 7,00 5 5 5,00 3 2 3,00 4 1 4,00 38 21 38,00 354,800 79 91 91 91

98 60 EYÜP TUNA 4A 5 10 5,00 12 3 12,00 7 3 7,00 9 1 9,00 2 3 2,00 3 2 3,00 38 22 38,00 354,800 79 91 91 91

99 53 TALHA AK EK AN 4A 9 5 9,00 7 8 7,00 8 2 8,00 8 2 8,00 1 4 1,00 5 0 5,00 38 21 38,00 354,800 79 91 91 91
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ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 152 152 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri         Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf   Okul    İlçe    İl

Genel Ortalama 9 6 9,24 9 5 9,23 6 4 5,82 6 4 6,18 3 2 3,13 3 1 3,39 37 21 36,99 348,050

Okul Ortalaması 10 5 9,78 10 5 10,06 6 4 6,23 7 3 6,68 3 2 3,35 4 1 3,88 40 19 39,98 367,870

KATILIMLAR

100 0 MİRAÇ CAN 4A 10 5 10,00 8 7 8,00 5 5 5,00 7 3 7,00 4 1 4,00 3 2 3,00 37 23 37,00 348,200 88 100 100 100 

101 0 ARİN TOYĞAR 4A 11 3 11,00 7 5 7,00 5 4 5,00 8 2 8,00 3 2 3,00 3 2 3,00 37 18 37,00 348,200 88 100 100 100

102 0 * * DU M *  9 6 9,00 10 5 10,00 6 4 6,00 7 3 7,00 2 3 2,00 2 3 2,00 36 24 36,00 341,600 7 102 102 102 

103 69 ASMİN BABUR 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 6 4 6,00 8 2 8,00 4 1 4,00 3 2 3,00 36 24 36,00 341,600 90 102 102 102 

104 0 AGİT ALKIZ 4A 12 3 12,00 8 7 8,00 7 3 7,00 6 4 6,00 2 3 2,00 1 4 1,00 36 24 36,00 341,600 90 102 102 102 

105 0 AHMETBAHRİ ADAK 4A 10 5 10,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 3 1 3,00 3 2 3,00 36 18 36,00 341,600 90 102 102 102 

106 205 EYLÜL BİÇER 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 35 25 35,00 335,000 93 106 106 106 

107 20 YASİN TAHA ÖZDOĞRU4A 12 3 12,00 9 6 9,00 6 4 6,00 1 9 1,00 3 2 3,00 4 1 4,00 35 25 35,00 335,000 93 106 106 106 

108 0 HEVALKENDAL ALIMTERİN4A 8 5 8,00 9 4 9,00 5 4 5,00 6 4 6,00 3 2 3,00 4 1 4,00 35 20 35,00 335,000 93 106 106 106 

109 0 MELEK TUNA 4A 8 7 8,00 8 7 8,00 6 4 6,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 3 2,00 34 26 34,00 328,400 96 109 109 109 

110 0 AHM ET BİNGÖL 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 2 3 2,00 34 26 34,00 328,400 96 109 109 109 

111 0 UMUT KAR* AYA 4A 5 4 5,00 9 5 9,00 6 3 6,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 33 19 33,00 321,800 98 111 111 111 

112 112 UMRE ALTAY 4C 6 9 6,00 9 5 9,00 6 4 6,00 4 6 4,00 4 1 4,00 4 1 4,00 33 26 33,00 321,800 3 111 111 111 

113 1 AHMETSAİT GÜLŞEN 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 3 7 3,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 0 5,00 33 27 33,00 321,800 98 111 111 111 

114 75 FURKAN ATEŞ 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 8 2 8,00 6 4 6,00 1 4 1,00 3 2 3,00 33 27 33,00 321,800 98 111 111 111 

115 0 HAZİM KATAR 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 3 7 3,00 5 5 5,00 5 0 5,00 4 1 4,00 32 28 32,00 315,200 101 115 115 115 

116 179 YİĞİT SABIR 4A 4 10 4,00 9 6 9,00 4 6 4,00 7 3 7,00 4 1 4,00 4 1 4,00 32 27 32,00 315,200 101 115 115 115 

117 0 MUAZ AŞUT 4A 6 9 6,00 9 6 9,00 3 7 3,00 5 5 5,00 4 1 4,00 5 0 5,00 32 28 32,00 315,200 101 115 115 115 

118 124 JİNDA ÖLMEZ 4A 7 8 7,00 11 1 11,00 5 5 5,00 3 6 3,00 4 1 4,00 1 4 1,00 31 25 31,00 308,600 104 118 118 118 

119 0 ESİN KAYMAK 4A 10 5 10,00 6 8 6,00 4 6 4,00 3 7 3,00 4 1 4,00 4 1 4,00 31 28 31,00 308,600 104 118 118 118 

120 0 YASİN UÇAR 4A 5 10 5,00 8 7 8,00 5 5 5,00 4 6 4,00 3 2 3,00 5 0 5,00 30 30 30,00 302,000 106 120 120 120 

121 128 EREN BİÇER 4A 6 9 6,00 11 4 11,00 5 5 5,00 2 8 2,00 3 2 3,00 3 1 3,00 30 29 30,00 302,000 106 120 120 120 

122 0 FATMANUR TAY 4A 10 5 10,00 9 6 9,00 1 9 1,00 3 7 3,00 4 1 4,00 2 3 2,00 29 31 29,00 295,400 108 122 122 122 

123 0 HİRANUR CEYLAN 4A 10 4 10,00 7 8 7,00 3 7 3,00 5 3 5,00 3 2 3,00 1 3 1,00 29 27 29,00 295,400 108 122 122 122 

124 108 RAMAZAN AKÇAKAYA 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 5 5 5,00 3 7 3,00 3 2 3,00 3 2 3,00 29 31 29,00 295,400 108 122 122 122 

125 218 TALHA AĞIRGÜ N 4A 10 4 10,00 6 9 6,00 4 6 4,00 4 1 4,00 5 0 5,00 29 20 29,00 295,400 108 122 122 122 

126 0 BİLAL TARHAN 4A 4 11 4,00 7 8 7,00 5 5 5,00 4 6 4,00 4 1 4,00 5 0 5,00 29 31 29,00 295,400 108 122 122 122 

127 0 FATMAECE ATAKAY 4A 7 8 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 1 9 1,00 4 1 4,00 4 1 4,00 28 32 28,00 288,800 113 127 127 127 

128 0 ZELAL     S NANCAR 4A 8 6 8,00 8 7 8,00 4 6 4,00 1 9 1,00 2 3 2,00 4 1 4,00 27 32 27,00 282,200 114 128 128 128 

129 59 BÜNYAMİN TUNA 4A 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 3 6 3,00 1 4 1,00 3 2 3,00 26 33 26,00 275,600 115 129 129 129 

130 14 BEYZA ALI *AY 4A 7 8 7,00 6 9 6,00 3 7 3,00 5 5 5,00 2 3 2,00 3 2 3,00 26 34 26,00 275,600 115 129 129 129 

131 0 AZRANUR TU * 4A 6 9 6,00 8 7 8,00 3 7 3,00 5 5 5,00 3 2 3,00 1 4 1,00 26 34 26,00 275,600 115 129 129 129 

132 0 ÖMERCAN   T U NA  4 10 4,00 9 6 9,00 7 3 7,00 3 7 3,00 1 4 1,00 1 4 1,00 25 34 25,00 269,000 8 132 132 132 
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ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 152 152 152

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri         Sosyal Bilg. İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Bil.     Sosyal Bilgiler  İngilizce          Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf    Okul   İlçe    İl

Genel Ortalama 9 6 9,24 9 5 9,23 6 4 5,82 6 4 6,18 3 2 3,13 3 1 3,39 37 21 36,99 348,050

Okul Ortalaması 10 5 9,78 10 5 10,06 6 4 6,23 7 3 6,68 3 2 3,35 4 1 3,88 40 19 39,98 367,870

KATILIMLAR

133 0 AVZEM EKİN ACAR 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 4 6 4,00 2 8 2,00 4 1 4,00 1 3 1,00 25 34 25,00 269,000 118 132 132 132 

134 0 İLAYDA ÇEVİK 4A 6 9 6,00 8 7 8,00 3 7 3,00 3 7 3,00 2 3 2,00 2 3 2,00 24 36 24,00 262,400 119 134 134 134 

135 54 HARUN YILMAZ  9 6 9,00 4 11 4,00 3 7 3,00 3 7 3,00 3 2 3,00 2 3 2,00 24 36 24,00 262,400 9 134 134 134 

136 0 SERHAT GÜNEŞ 4A 2 5 2,00 9 6 9,00 3 7 3,00 4 6 4,00 2 3 2,00 4 1 4,00 24 28 24,00 262,400 119 134 134 134 

137 104 ÜSAME NARİN  5 10 5,00 6 8 6,00 6 4 6,00 4 6 4,00 1 4 1,00 2 3 2,00 24 35 24,00 262,400 9 134 134 134 

138 0 MİKAİL ÖZYURT 4A 7 8 7,00 3 7 3,00 7 2 7,00 4 1 4,00 2 3 2,00 23 21 23,00 255,800 121 138 138 138 

139 34 HİRANUR BOZKURT 4A 5 10 5,00 8 7 8,00 1 9 1,00 3 7 3,00 3 2 3,00 3 2 3,00 23 37 23,00 255,800 121 138 138 138 

140 55 ALİ KALAKAYA 4A 3 12 3,00 7 8 7,00 4 6 4,00 1 8 1,00 3 2 3,00 3 2 3,00 21 38 21,00 242,600 123 140 140 140 

141 0 MİRAÇ BİLGİN  3 12 3,00 9 3 9,00 4 5 4,00 3 7 3,00 1 4 1,00 1 4 1,00 21 35 21,00 242,600 11 140 140 140 

142 0 DEVRAN UÇAR 4A 4 10 4,00 3 12 3,00 2 8 2,00 5 5 5,00 4 1 4,00 3 2 3,00 21 38 21,00 242,600 123 140 140 140 

143 0 RAMAZAN ÖZYURT 4A 8 7 8,00 3 12 3,00 4 6 4,00 1 9 1,00 4 1 4,00 1 4 1,00 21 39 21,00 242,600 123 140 140 140 

144 19 DENİZ CEYLAN 4A 1 14 1,00 7 8 7,00 2 8 2,00 3 7 3,00 3 2 3,00 4 1 4,00 20 40 20,00 236,000 126 144 144 144 

145 0 BAHATTİN DEMİR 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 2 8 2,00 2 8 2,00 2 3 2,00 2 3 2,00 20 40 20,00 236,000 126 144 144 144 

146 0 NECAT ÖZER  1 14 1,00 8 7 8,00 5 5 5,00 4 6 4,00 0 5 0,00 2 3 2,00 20 40 20,00 236,000 12 144 144 144 

147 68 AHMET TAHAU ÇAR 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 4 6 4,00 2 8 2,00 2 3 2,00 3 2 3,00 19 41 19,00 229,400 128 147 147 147 

148 0 IRMAK ÖZYOLDAŞ 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 3 7 3,00 0 10 0,00 4 1 4,00 4 1 4,00 17 43 17,00 216,200 129 148 148 148 

149 107 SİRAÇ ADAR ACER 4A 4 10 4,00 11 2 11,00 2 8 2,00 0 6 0,00 17 26 17,00 216,200 129 148 148 148 

150 39 JİHAT CİZİR SERT 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 2 8 2,00 3 7 3,00 1 4 1,00 0 5 0,00 17 43 17,00 216,200 129 148 148 148 

151 0 SO DAR    G ÜNEŞ  4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 7 2,00 1 4 1,00 1 4 1,00 15 44 15,00 203,000 13 151 151 151 

152 102 RAMAZAN ÖZYOLDAŞ  5 9 5,00 5 10 5,00 1 9 1,00 2 6 2,00 1 2 1,00 1 4 1,00 15 40 15,00 203,000 13 151 151 151 
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