
ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 5 5 5

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLG.  Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf    Okul   İlçe    İl

Genel Ortalama 12 6 10,30 6 3 4,89 5 4 4,07 5 3 4,22 7 9 4,56 9 9 6,53 46 34 34,57 307,120

Okul Ortalaması 11 8 8,73 6 3 5,00 4 5 2,80 3 5 1,47 4 11 0,60 8 10 4,33 37 42 22,93 268,110

KATILIMLAR

1 327 MUHANNED ALİ SABIR 6A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 10 10 6,67 50 40 36,66 310,147 1 1 1 1

2 40 ELİF ECRİN BOZKURT 6A 11 8 8,33 3 6 1,00 8 1 7,67 1 0 1,00 6 8 3,33 10 8 7,33 39 31 28,66 292,015 2 2 2 2

3 205 SAİD ÇAĞLAR 6A 12 8 9,33 7 2 6,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 5 13 0,67 33 40 19,66 247,975 3 3 3 3

4 214 ZEYNEPPALTUNAY 6A 12 6 10,00 5 2 4,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 4 11 0,33 4 12 0,00 28 42 13,99 245,423 4 4 4 4

5 235 EMİR Ö* T 6A 7 13 2,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 10 9 7,00 34 55 15,67 244,986 5 5 5 5
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ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI 
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 9 9 9

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe   SOSYAL BİLG.    Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf   Okul    İlçe   İl

Genel Ortalama 11 8 8,01 6 3 5,28 5 4 3,76 6 3 4,41 8 9 4,84 12 7 9,49 48 35 35,79 311,060

Okul Ortalaması 10 9 7,26 6 4 4,89 5 5 3,44 5 4 3,63 8 10 4,41 13 7 10,44 47 39 34,07 307,760

KATILIMLAR

1 10 ARI BERFİN 5A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 18 2 17,33 66 24 57,99 385,594 1 1 1 1

2 198 HÜMEYRAAYSAPAR 5A 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 13 6 11,00 14 6 12,00 58 31 47,67 355,161 2 2 2 2

3 2 FIRAT BİLGİN 5A 11 9 8,00 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 9 10 5,67 16 4 14,67 56 33 45,00 340,326 3 3 3 3

4 14 HATİCE HÜSEYİNOĞLU5A 13 6 11,00 7 2 6,33 6 4 4,67 6 3 5,00 7 12 3,00 15 2 14,33 54 29 44,33 338,546 4 4 4 4

5 337 NİSANUR ÖĞÜT 5A 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 11 3,33 16 3 15,00 54 33 43,00 337,803 5 5 5 5

6 5 AMİNE DURMAZ 5A 10 8 7,33 7 2 6,33 7 1 6,67 5 3 4,00 7 8 4,33 14 4 12,67 50 26 41,33 325,284 6 6 6 6

7 333 JİNDA SERT 5A 8 12 4,00 6 4 4,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 14 6 12,00 37 45 22,00 273,229 7 7 7 7

8 169 SABIR SÜREYYA 5C 10 9 7,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 6 1,00 7 11 3,33 5 15 0,00 30 56 11,33 242,521 1 8 8 8

9 87 HAVAR ŞENGALSSERT 5A 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 18 72 -6,01 171,331 8 9 9 9
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ŞEHİT BİLAL DİCLE AİHL ORTAOKUL ÖĞRENCİ KABUL SINAVI SONUÇLARI 
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL

DİYARBAKIR DİCLE ŞEHİT BİLAL İMAM HATİP ORTAOKULU ORTAOKUL KABUL SINAVI 2025 4 4 4

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe    SOSYAL BİLG.     Dİn K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf   Okul     İlçe     İl

Genel Ortalama 9 8 6,61 6 3 5,00 6 3 4,47 6 2 5,12 7 7 4,80 9 8 6,92 43 31 32,92 295,950

Okul Ortalaması 6 11 2,42 5 4 3,42 5 5 3,17 5 3 3,75 3 6 1,17 5 11 1,00 28 40 14,93 233,250

KATILIMLAR

1 0 HİRANUR DEMİR 7A 6 12 2,00 4 5 2,33 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 11 8 8,33 40 32 29,32 278,210 1 1 1 1

2 144 NİHAL T* 7A 9 7 6,67 7 1 6,67 5 4 3,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 4 7 1,67 33 22 25,68 258,362 2 2 2 2

3 58 DELİLA TUNA 7A 2 12 -2,00 6 2 5,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 4 9 1,00 3 11 -0,67 19 45 3,99 200,463 3 3 3 3

4 66 EDANUUT NA 7A 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 3 2,00 5 12 1,00 1 19 -5,33 21 61 0,67 195,948 4 4 4 4
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